
Data da compra ou contratação Empresa contratada CNPJ Objeto Quantidade  Valor total Destinação dos bens/serviços
25/11/2021 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA     04.027.894/0003-26 LUVA NITRILICA SEM TALCO G 60  R$  2.892,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus
25/11/2021 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA        52.202.744/0001-92 ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA 1056  R$  1.689,07 EPIs Enfrentamento Coronavírus
25/11/2021 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA        52.202.744/0001-92 LUVA NITRILICA SEM TALCO PP 20  R$     600,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus
25/11/2021 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA        52.202.744/0001-92 LUVA NITRILICA SEM TALCO M 20  R$     840,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus

Entidade: CEAC SUL

Receita
Não há a verba destinada especificamente para esta despesa. Receita via verba de custeio do Contrato de Gestão

Despesa

1 1 1 



FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL NOTA FISCAL
002682 01 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA     DUPATRI             CEAC I0-CEAC SUL                                 2021/11 403867 2.892,00R$   ENTREGA FUTURA
010075 01 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA        NACIONAL COMERCIAL  CEAC I0-CEAC SUL                                 2021/11 403868 6.229,32R$   ENTREGA FUTURA



PPROCESSO - 403867

QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS DUPATRI CBS MEDSERV
60 LUVA NITRILICA SEM TALCO G 48,20R$      52,74R$     NÃO TEM

CEAC SUL 
o,o nluçao 

AF/P Social de Saód 

1 1 





26/11/2021 14:16 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RES: Cotação Ceac sul 

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br> 
Seg,22/11/202117:18 

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.si1va3@afip.com.br> 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br> 

Carla, boa tarde! 

Segue abaixo a cotação solicitada. 

LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL G SUPERMAX/DESCARAPCK C/100 
(10) 

Atenciosa mente 

Renie Magaly 

CBS Médico Científica - SP 
Fone: (11) 3564-1007 
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br 

ex 52,7360 

**ATENÇÃO** CBS INFORMA QUE NOS DIAS 24/12/2021 e 31/12/2021 não haverá expediente, permanecendo 

normal no restante dos dias. 

De: Carla Cristina Da Silva [mai1to:carla.silva3@afip.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 22 de novembro de 202115:10 
Cc: Eder Lino da Luz 
Assunto: Cotação Ceac sul 

Boa tarde, 

Solicito cotação do item abaixo: 

Cotaçao ceac sul QUANT 

LUVA NITRILICA SEM TALCO G 

VALOR 

60 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAKGml4hpQC5H kYF7tr%2Bgs3... 1 /1 



26/11/2021 14:16 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RES: Cotação Ceac sul 

Beatriz <vendas 1 O@medserv-sp.com.br> 
Ter, 23/11/2021 09:26 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br> 

Bom dia, Carla. 

Item esta em falta. 

Agradeço pelo seu contato, é sempre um prazer atendê-los. 

Atenciosamente, 

~ 
-lllfl'I- • 
-11 li! 1 lf ~ 

Beatriz a·o:m,e:i 
t '• 'fd,1._ .ar: , ~

fl'loKÍSIPll,'::!fl~él< 

EDSER'l] 
- 1 -f"·. ·; .-~ ... ~ ·•' 

comunicado Fér:i:as Ce1etiiva-s 
Informamos que· a.ntraMlirms em férias cole'ijvas do 

<Ua .23/12121 á, 02JU1/22 _ 
Retomamtis as ati'Vid!ades no dia 03101:121 . 

Apro,v-e-ítamos para agradecer a mais 11.1m a no de parc.el'i'it, 
c!ez-ejami;,is a todos bo.ts festas e que .2.022: sej~1 r~pleto dezarüde, çonquistl:s e r~al'iz.1.ç9e,s 

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 22 de novembro de 2021 15: 10 

Cc: Eder Lino da Luz 
Assunto: Cotação Ceac sul 

Boa tarde, 

Solicito cotação do item abaixo: 

Cotaçao ceac sul QUANT 

LUVA NITRILICA SEM TALCO G 

VALOR 

60 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAKGml4hpQC5H kYF7tr%2Bgs3... 1 /1 



PPROCESSO - 403868

QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS NACIONAL CBS CREMER higilife
1056 ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA 1,60R$           1,69R$       1,79R$       

20 LUVA NITRILICA SEM TALCO PP 30,00R$         62,52R$     89,30R$     
20 LUVA NITRILICA SEM TALCO M 42,00R$         52,38R$     46,36R$     

100 GAZE COMPRESSA NAO ESTERIAL 9 FIOS PT 500 16,63R$         25,03R$     21,76R$     
312 CLOREXIDINA AQUOSA 0.2% 100ML 1,69R$           1,73R$       2,65R$       

3000 GAZE COMPRESSA ESTERIL 11 FIOS PCT C/5 0,30R$           0,40R$       0,59R$       

CEAC SUL 
o,o nluçao 

AF/P Social de Saód 



(%elfa 



Data           ____________________________
Nome         ____________________________
Assinatura  ____________________________



26/11/2021 15:13 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br> 
Qua, 24/11/2021 11 :27 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br> 

Carla, bom dia! 

Segue abaixo a cotação solicitada. 

ITENS CEAC SUL - 24/11/2021 

PONTEIRA BRANCA GILSON 0,1/10 UL PT 1000 

ALCOOL 70% lO0ML ALMOTOLIA 

OLEO IMERSAO FRASCO 100 ML 

TUBO CAPILAR SEM HEPARINA 

ALCA DESCARTAVEL CALIBRADA 0.lUL 

ALCOOL ACIDO 3% DESCORANTE BAAR lLT 

LUVA NITRILICA SEM TALCO PP 

LUVA NITRILICA SEM TALCO M 

LUVA NITRILICA SEM TALCO G 

CAMARA NEWBAUER ESPELHADA 

GAZE COMPRESSA NAO ESTERIAL 9 FIOS PT 500 

CLOREXIDINA AQUOSA 0.2% lO0ML 

GAZE COMPRESSA ESTERIL 11 FIOS PCT C/5 

DEXTROSE LIQUIDA 75GR/300ML 

TAMPA LUER SLIP FEMEA P/ SERINGA 

ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTAVEL 

SWAB ESTERIL HASTE PLASTICO PONTA ALGODAO 

TROPONINA TESTE RAPIDO WAMA 25T 

Atenciosamente 

Renie Magaly 

CBS Médico Científica - SP 
Fone: (11) 3564-1007 
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br 

QUANT VALOR 

2 **** 

1056 1,6875 

20 13,0650 

100 29,5168 

15000 0,1766 

15 **** 

20 **** 

20 52,38 

60 52,38 

5 **** 

100 25,0390 

312 1,7275 

3000 0,4044 

150 4,29 

10000 0,4050 

16000 **** 

2000 0,2912 

20 ***** 

**ATENÇÃO** CBS INFORMA QUE NOS DIAS 24/12/2021 e 31/12/2021 não haverá expediente, 
permanecendo normal no restante dos dias. 

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 08:41 
Cc: Eder Lino da Luz 
Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Bom dia, 
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26/11/2021 15:18 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Cris_Higilife <vendas@higilifesp.com.br> 
Qua, 24/11/2021 14:06 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Carla, boa tarde! 
Tudo bem? 

Abaixo segue orçamento conforme solicitado. 
Qualquer dúvida, estou a disposição. 

Materiais faturados e entregues por Higilife 

ITENS CEAC SUL - 24/11/2021 Apresentação Marca 

Álcool 70% 100ml Almotolia Frasco 100ml Sepemax 

Tubo Capilar Sem Heparina Frasco 500und Perfecta 

Alca Descartável Calibrada 0.1 ui Pacote c/ 100 Global 

Luva Nitrílica AMG Sem Pó Azul Violeta PP Caixa com 100 Medix 

Luva Nitrílica AMG Sem Pó Azul Violeta Média Caixa com 100 Medix 

Luva Nitrílica Se Pó Azul P/ Procedimento - Grande Caixa com 100 Descarpack 

Câmara Newbauer Espelhada Unidade Global Glass 

Gaze Compressa Nao Estéril 9 Fios Pt 500 Pacote c/500 Karina 

Gaze Compressa Estéril 11 Fios Pct C/5 Pacote com 5 Herika 

Tampa Luer Slip Femea PI Seringa Pacote com 100 Wiltex 

Adaptador De Agulha Descartável Sem Dispositivo De Segurança Pacote com 100 Wiltex 

Swab Estéril Haste Plástico Ponta Algodão Caixa com 100 Neolab 

Materiais Faturados e Entregue por Renylab 

ITENS CEAC SUL - 24/11/2021 Apresentação 

Óleo Imersão Frasco 100 MI 

Álcool Acido 3% Descoraote Baar 11t 

Dextrose Liquida 75gr/300ml 

HIGILIFE 
TUDO PARA O SEU LABORATÓRIO 

Frasco 100ml 

Frasco 1000ml 

Frasco 300ml 

CRISTIANE VILELA FESTA 
DIRETORA COMERCIAL 

183 vendas@higilifesp.com.br 

D 11 94509-9894 

\. 11 4575-2551 / 4376-8055 

r;JED 
De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afiP-,com.br> 
Enviada em: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 08:41 
Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afiP-,COm.br> 
Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Bom dia, 

Solicito cotação dos itens abaixo: 

!ITENS CEAC SUL- 24/11/2021 IQUANT !VALOR 

Marca 

Renylab 

Renylab 

Renylab 

Valor 
Qtd. VI. Total 

Unitário 

R$ 3,99 1056 R$ 4.213,44 

R$ 32,70 100 R$ 3.270,00 

R$ 32,50 150 R$ 4.875,00 

R$ 89,30 20 R$ 1.786,00 

R$ 89,30 20 R$ 1.786,00 

R$ 89,30 60 R$ 5.358,00 

R$ 387,20 5 R$ 1.936,00 

R$ 29,89 100 R$ 2.989,00 

R$ 0,71 3000 R$ 2.136,00 

R$ 30,60 100 R$ 3.060,00 

R$ 32,90 160 R$ 5.264,00 

R$ 37,00 20 R$ 740,00 

Total R$ 37.413,44 

Valor 
Qtd. VI. Total 

Unitário 

R$ 11,63 20 R$ 232,60 

R$ 21,00 15 R$ 315,00 

R$ 3,15 150 R$ 472,50 

Total R$ 1.020,10 
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26/11/2021 15:19 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RE: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br> 
Qua, 24/11/2021 09:23 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br> 

Bom dia, tudo bem? 

Segue cotação com os itens solicitados e disponíveis em estoque no momento. 
Fico a disposição, e no aguardo da sua aprovação. 

CM Hospitalar S.A. Orçamentos Folha 1 de 1 

Fone: (16)3995-9400 / (16) 2101-9400 Data: 24/1 1/2021 Contato:ANA.KRUEGER Orçamento nº 6389523 

Cliente: ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA- C5031345 
Contato: 
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234 - 04686000 - Sao Paulo - SP 

Tel.: 011 2388-0958 
Fax: 

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) 

lt. Cód Discriminação Marca Ee_~â~\% UN Embalagem Qtde Pr.Unitário Pr.Embal. Total Fat 
1 134564 
2 208961 
3 998380 
4 134254 
5 133502 
6 201683 
7 133583 
8 16438 
9 209290 

10 19733 
11 998366 
12 12269 
13 5905 
14 998739 
15 998585 

PONTEIRA T/GILSON 0-10UL BRANCA PC/1000 CRAL 581278 CRALPLAST - 1 PeT PCT 1000 UNID 2 0,0109 10,8960 21,7920 RIB 
ALCOOL 70GLANTI-SEPTICO 100ML FARMAX FARMAX 48 FRA UNIDADE-VENDA RESTRITA A 624 1,7856 1,7856 1.1 14,2144 RIB 
OLEO IMERSAO FR 100ML NEWPROV NEWPROV PRO[]O UN UNIDADE 10 13,2498 13,2498 132,4980 RIB 
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PC/500 CRAL 581674 CRALPLAST- 5 PeT PCT 500 UNID 85 0,0429 21 ,4680 1.824,7800 RIB 
ALGA 1UL DESC EST INDV PCTE 100 UND CRALPLAST - 1 PeT PCT 100 UND 150 0,1745 17,4500 2.617,5000 RIB 
LUVA DESC NITRILICA SITALCO M DESCARPACK ex 100 UNID DESCARPACK 1 ex ex 100 UNID - CA 44.052 20 0,4636 46,3597 927,1940 RIB 
LUVA DESC NITRILICA S/TALCO PP AZUL ex C/100 UN - UNIGLOVES UNIGLOVES 10 ex ex 100 UNID CA 40.811 20 0,6252 62,5154 1250,3080 RIB 
COMPRESSA DE GAZE C/500 7.5X7.5 09F S/RX POLAR POLAR 1 PeT PACOTE 500 UNIDADES 100 0,0435 21,7620 2.176,2000 RIB 
RIOHEX 0,2% 100ML DERMO SUAVE SOL AQ TWIST OFF RIOQUIMICA 1 FRA FR 100 ML TAMPA TWIIST 330 2,6546 2,6546 876,0180 CAT 
COMPRESSA DE GAZE C/05 7,5X7,5 11F EST ETO CREMER CREMER 500 PeT PCTE C/5 27000 0,1175 0,5876 15 865,2000 RIB 
GLUC UP LIMAO 75G FR 300ML NEWPROV NEWPROV PRO[ljO UN UNIDADE 150 4,3686 4,3686 655,2900 RIB 
LUER CAP ex 100 UN BD 990731 BECTON DICKI 1 ex ex 100- TAMPA - MACHO 100 0,4050 40,5000 4.050,0000 RIB 
ADAPTADOR VACUTAINER BRANCO USO UNICO UNID 364815 BECTON DICKI 250 UN UNIDADE 16000 O 1907 O 1907 3.051-2000 CAT 
SWAfJ RAYOIN ESTERIL IND PC/ 100 NEOLAB NLD606-1N ALL LAfJ COME 1 PA PCT 100 UNID 20 0,5450 54,4974 1.089,9480 RIB 
TESTE TROPONINA I C/20 CASSETES ECO ECO DL'\GNOST 1 ex CX20TESTES 20 4,6991 93,9827 1.879,6540 RIB 

Total do orçamento: 37.531 ,7900 

Condições de pagamento: A COMBINAR Prazo Entrega: Validade: 26/ 11 /2021 

O B SER V A Ç O E S: Faturamento mínimo: R$300,00 

h 
Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos_ 

Atenciosamente, 

Ana Paula R. Krueger 
Assistente de vendas 

+55 (47) 2123-8786 Ramal 8786 

ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br 

www.diagnosticacremer.com.br 

11ma r°"re<;ª viveo 

Diagnóstica Cremer Blumenau 

Rua lguaçu.291/444 

ltour1ava Seca, Blumenau- SC 

CEP: 89030-030 

Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 1 eticaviveo@deloitte.com I www.ethicsdeloitte.eom.br/viveo 

Compliance Viveo: www.viveo.eom.br/#comr1liance 
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