
Data da compra ou contratação Empresa contratada CNPJ Objeto Quantidade  Valor total Destinação dos bens/serviços
17/11/2021 MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA 11.730.935/0001-40 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 100  R$  2.385,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus
17/11/2021 MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA 11.730.935/0001-40 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 40  R$     954,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus
17/11/2021 C M HOSPITALAR S A (RPO)                12.420.164/0001-57 LUVA NITRILICA SEM TALCO G 5  R$     308,19 EPIs Enfrentamento Coronavírus
17/11/2021 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL             26.082.637/0001-68 LUVA NITRILICA SEM TALCO M 20  R$  1.024,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus

Entidade: CEAC SUL

Receita
Não há a verba destinada especificamente para esta despesa. Receita via verba de custeio do Contrato de Gestão

Despesa

1 1 1 



FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL NOTA FISCAL
000053 01 MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA MASTER HIGIMED      CEAC I0-CEAC SUL                                 2021/11 402985 3.339,00R$   ENTREGA FUTURA
007500 01 C M HOSPITALAR S A (RPO)                CIRURGICA MAFRA     CEAC I0-CEAC SUL                                 2021/11 403013 9.441,55R$   ENTREGA FUTURA
009510 01 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL             PCR COMERCIAL       CEAC I0-CEAC SUL                                 2021/11 403005 1.024,00R$   ENTREGA FUTURA



PPROCESSO - 402985

QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS MASTER H CREMER DUPATRI
100 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 23,85R$         53,48R$     NÃO TEM

40 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 23,85R$         48,82R$     NÃO TEM

CEAC SUL 
Org1n1uçAo 

AF/P Soei I de Saude 



19/11/2021 13:00 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RE: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br> 
Ter, 16/11/2021 10:58 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; CLAUDIA LIMA DOS SANTOS <Claudia.Santos@afip.com.br> 

Bom dia, tudo bem? 

Segue cotação com os itens solicitados. 
Fico a disposição e no aguardo da sua aprovação. 

CM Hospitalar S.A. Orçamentos Folha 1 de 1 

Fone: (16)3995-9400 / (16) 2101-9400 Data: 16/11/2021 Contato: ANA.KRUEGER Orçamento nº 6370818 

Cliente: ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQU ISA - C5031345 
Contato: 
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234 - 04686000 - São Paulo - SP 

Tel.: 011 2388-0958 
Fax: 

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) 
lt. Cõd Discriminação Marca E']l~a1/!.% UN Embalagem Qtde Pr.Unitário Pr.Embal. Total Fat 

1 202299 LUVA DE PROCED. VINIL MEDIAS/TALCO C/ 100 DESCARPACK 20 ex ex 100 - SEM LATEX (CA 3 100 0,5349 53.4863 5.348.6300 RIB 
2 202298 LUVA DE PROCED. VINIL GRANDES/TALCO C/100 DESCARPACK 20 ex ex 100 - SEM LATEX CA3 40 0,4883 48,8288 1.953.1520 RIB 

Total do orçamento: 

Condições de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade: 

OBSERVA Ç O E S: Faturamento mínimo: R$300,00 

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Ana Paula R. Krueger 
Assistente de vendas 

+55 (47) 2123-8786 Ramal 8786 

ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br 

www.diagnosticacremer.com.br 

uma rmpr!?Sa viveo 

CM Hospitalar SA 

Diagnóstica Cremer Blumenau 

Rua lguaç_y, 291/444 

ltour.1ava Seca,. Blumenau- SC 

CEP: 89030-030 

Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 1 eticaviveo@deloitte.com I www.ethicsdeloitte.eom.br/viveo 

Compliance Viveo: www.viveo.eom.br/#comr.1liance 

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 

Enviado: terça-feira, 16 de novembro de 202110:52 

7.301 ,7800 

18/11/2021 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAFxQyWFm5IVHql HUI M 1 s3Qk%. . . 1 /2 



19/11/2021 13:02 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Monique Oliveira - Master Higimed <monique.oliveira@masterhigimed.com.br> 
Ter, 16/11/2021 11 :58 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; CLAUDIA LIMA DOS SANTOS <Claudia.Santos@afip.com.br>; Patrícia -
Master Higimed < patricia@masterhigimed.com.br> 

Bom dia Carla! 

Tudo bem? 

Segue abaixo: 

LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 

LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 

Valido somente até 26/11. 

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 

Enviada em: terça-feira, 16 de novembro de 202110:52 

100 R$ 23,85 

40 R$ 23,85 

... 1 MiAsTER ltlGIMUl .g _ p ...,,,i...., lft""" 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; CLAUDIA LIMA DOS SANTOS <Claudia.Santos@afip.com.br> 

Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Bom dia, 

Solicito cotação dos itens abaixo: 

LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 100 

LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 40 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAFxQyWFm5IVHql HUI M 1 s3Qk%. . . 1 /1 



19/11/2021 13:02 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RE: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Patricia Oliveira dos Santos < patricia.oliveira@dupatri.com.br> 
Ter, 16/11/2021 14:00 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; CLAUDIA LIMA DOS SANTOS <Claudia.Santos@afip.com.br> 

Boa Tarde Carla 

Itens zerados no estoque. 

Att, 

li"' 

f'!-duJntr, 
Um.A llll'fl'l.presa do Cnipo IH• 

@elfa 

eGJCl~ 

Melh0,e, 
Emprl!'!-na 
p:u1 T r1b1lh5r 

O.,eo1 ;, 
Ploc• 
'º -Wo-,w~- 2010 

\ :ilor 
l000 

Patricia Oliveira 
Comercial 

patrícia. oliveira@dupatri.com. br 

Tel.: -+- 55 {13) 3228-8700 
Cel.: +55 (13) 99718-9042 

CANAL DE OUVIDORIA: 
https: //grupoelfa.com.br/ouvidoria / 

IIIFORMAÇÀO CONFIDENCIAL 
Eno rnfflSa!lffll pode conter '"'°"""'Ocos conllclcnc;lal\ e wjel1as • sl1Mo. A sua uttllz,oçilO, 
copia e dtvul&açlo n6o llllorlzada• .ao proibida. e pedem lmpllar em r"'l)Omabllklades 
cMs e cnm1nai.. Cuo t""1a tteebldo esta -llffl' por t!tillt\O, por f•- Informe ao 
remetente• apa~•• Jur11amen10 c;-om -. anoxos. 

COHFIOENTI~ INFOAAATION 
Thb m~&e may contatn confldenllal 1nd p,1Vlletéd lnformallon. Unauthorlted UM!, 
dl\Clmu~ or CQPYlnl •• prohlblléd and may lmpl~ 1n CMl and a1mlnal l~blllty. U you Me 
nol Ih<! lntended recfplenl, pll!A.e advbo! lhe senó<,r ,nd delele thl> me.se~ and any 
6Uadtml!llts. 

De: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Enviado: terça-feira, 16 de novembro de 202110:52 

Cc: eder.lino@afip.com.br <eder.lino@afip.com.br>; CLAUDIA LIMA DOS SANTOS 

<Claudia.Santos@afip.com.br> 

Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Bom dia, 

Solicito cotação dos itens abaixo: 

LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 100 

LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 40 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAFxQyWFm5IVHql HUI M 1 s3Qk%. . . 1 /1 



PPROCESSO - 403005

QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS CBS NACIONAL CREMER
20 LUVA NITRILICA SEM TALCO M 51,20R$     52,00R$         100,00R$     

CEAC SUL 
Org1n1uçAo 

AF/P Soei I de Saude 

1 1 



17/09/202112:52 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RE: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) - SC 590 

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br> 
Seg, 13/09/2021 15:42 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Boa tarde, tudo bem? 

Segue cotação com os itens solicitados e disponíveis em estoque no momento. 
Fico a disposição, e no aguardo da sua aprovação. 

CM Hospitalar S.A. Orçamentos Folha 1 de 1 

Fone: (16)3995-9400 / (16) 2101-9400 Data: 13/09/2021 Contato: ANA.KRUEGER Orçamento nº 6242867 

Cliente: ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - C5031345 Tel.: 011 2388-0958 
Contato: Fax: 
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234 - 04686000 - São Paulo - SP 

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) 
lt. Cód Discriminaçao Marca Ei~ã~'l.% UN Embalagem Qtde Pr.Unitário Pr.Embal. Total Fat 

1 133502 
2 201683 
3 201682 
4 198164 
5 16676 
6 998585 

ALCA 1UL DESC EST INDV PCTE 100 UND CRALPLAST - 1 PCT PCT 100 UND 60 0,1745 17.4500 1.047.0000 RIB 
LUVA DESC NITRILICA S/TALCO M DESCARPACK ex 100 UNID DESCARPACK 1 ex ex 100 UNID- CA 44 .052 20 1,0000 100.0000 2.000.0000 RIB 
LUVA DESC NITRILICA S/TALCO P DESCARPACKCX 100 UNID DESCARPACK 1 ex ex 100 UNID - CA 44.052 20 1,0000 100.0000 2.000.0000 RIB 
ALGODAO HIDROFILO 500GR PCT DELICATO CREMER 1 RL ROLO 60 11 ,9687 11 .9687 718.1220 RIB 
HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% (CLORO RIO) GL 5L RIOQUIMICA 1 GL GALAO 5 LITROS 50 34,5360 34,5360 1.726,8000 CAT 
TESTE TROPONINA I C/20 CASSETES ECO ECO DIAGNOST 1 ex ex 20 TESTES 20 4,0594 81 , 1875 1.623.7500 RIB 

Total do orçamento: 

Condições de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade : 

O B S E R V A Ç O E S: Faturamento mínimo: R$300,00 
[EXP "DIAGNOSTICA') 

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

CM Hospitalar S.A . 

• 

WhatsApp: (47) 2123-8786 

Ana Paula Rodrigues Krueger 
Assistente de Vendas 

0800-729-3090 

ana.krueger@diagnosticacremer.com.br 

www.diagnosticacremer.com.br 

-.:~. 
httRs://www.viveo.eom.br/cliente/ 
Mel 

Diagnóstica Cremer Blumenau 

Rua lguaç!J, 291/444 

ltouRava Seca. Blumenau- se 
CEP: 89030-030 

Canal de Ética Viveo: 0800 721 9152 1 eticaviveo@deloitte.com I www.ethicsdeloitte.corn.br/viveo 

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 

Enviado: segunda-feira, 13 de setembro de 202114:51 

Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) - se 590 

Boa tarde, 

Solicito cotação dos itens abaixo: 

ITENS - CEAC SUL - 13/09 QUANT 

ALCA DESCARTAVEL CALIBRADA 0.lUL 6000 

CHROMOGAR ORIENTATION 500 GR 4 

VALOR 

9.11 5,6700 

15/09/202 1 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAFE5HKTEKThJvmZnlbMziNM%. . . 1 /2 



Data           ____________________________
Nome         ____________________________
Assinatura  ____________________________

(%elfa 



17/09/202112:53 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) - SC 590 

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br> 
Seg, 13/09/2021 17: 11 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br> 

Carla, boa tarde! 

Segue abaixo a cotação solicitada. 

ITENS - CEAC SUL - 13/09 

ALCA DESCARTAVEL CALIBRADA 0.lUL 

CHROMOGAR ORIENTATION 500 GR 

MENINGITE PASTOREX 25T BIO RAD 61607 

LUVA NITRILICA SEM TALCO M 

LUVA NITRILICA SEM TALCO P 

ALGODAO HIDROFILO S00GR 

HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% HOSPITALAR GALAO SL 

SWAB MADEIRA ESTERIL ex C/100 

TROPONINA TESTE RAPIDO WAMA 20T 

Atenciosamente 

Renie 

CBS Médico Científica - SP 
Fone: (11) 3564-1007 
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br 

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 202114:51 

QUANT VALOR 

6000 1,3056 

4 **** 
2 **** 

20 51,20 

20 51,20 

60 10,2480 

150 11,7248 

25 0,3360 

20 **** 

Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) - se 590 

Boa tarde, 

Solicito cotação dos itens abaixo: 

ITENS - CEAC SUL - 13/09 QUANT VALOR 

ALCA DESCARTAVEL CALIBRADA 0.lUL 6000 

CHROMOGAR ORIENTATION 500 GR 4 

MENINGITE PASTOREX 25T BIO RAD 61607 2 

LUVA NITRILICA SEM TALCO M 20 

LUVA NITRILICA SEM TALCO P 20 

ALGODAO HIDROFILO S00GR 60 

HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% HOSPITALAR GALAO SL 150 

SWAB MADEIRA ESTERIL ex C/100 25 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAFE5HKTEKThJvmZnlbMziNM%. . . 1 /2 



PPROCESSO - 403013

QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS CREMER CBS DR LUVAS DS CRUZ
500 SWAB COM STUART PRONTO 3,43R$       EM FALTA 4,50R$        

15200 SERINGA DESCARTAVEL 10ML BICO SLIP 0,49R$       0,49R$          0,60R$        
5 LUVA NITRILICA SEM TALCO G 61,64R$     65,50R$        63,00R$        

200 LANCETA DESCARTAVEL 0,23R$       0,29R$          0,35R$        

CEAC SUL 
Org1n1uçAo 

AF/P Soei I de Saude 



CM Hospitalar S.A. Orçamentos Folha 1 de 1 

Fone : (16)3995-9400 / (16) 2101-9400 Data: 17/11/2021 Contato:ANA.KRUEGER Orçamento nº 637521!9 

Cliente: ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA- C5O31345 Tel.: 011 2388-0958 
Contato: Fax: 
Ender,eço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234 - 04686000 - São Paulo - SP 

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) 
lt e ' d o· . . .. M Embal:;ui. UN E b I Qtd P U ·, · . P E b I T t I Fat . o 1s,crimmaça.o arca pa.drab m a .agem ·, e r. m ,ario r. m a . o ,a 

1 133538 SWAB MEIO STUART PCT 100 UNID CRALPLAST - 1 PCT PCT 100 UNID 5 3,4320 343,2000 1.716,0000 RIB 
2 10662 SERINGA DESC S/AG 10ML L.SLIP CJ400 BD REF990558 BECTON DICKI 1 ex CX/400~ MODELO PLASTIPAC 38 0,4850 194,0000 7.372,0000 RIB 
3 993327 LANCETA DE SEGURANCA28G (1 ,8MM) UNIQMED ex 100 UNIOMED 1 ex ex 100 UNID 2 ,0,2268 22,6800 45,.3600 RIB 

Total do orçamento: 9.133,3600 

Condições de pagamento: 30 DIIAS Prazo Entrega: Validade: 19/ 11 /2021 

O B S E R V A Ç O E S: Faturamento mínimo: R$300,00 
[fRA:PEDIDO DE COMPRAS - REAL 403013] [NF :PEDIDO DE COMPRAS - REAL 403013] 

Estamos no aguardo de uma r,esposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esdlareoimentos. 

Atenciosamente, 

CM Hospitalar S.A. 



CM Hospitalar S.A. 
Folha 1 de 1 

Fone : (61) 2104 .. 3401 Data: 117/11/2021 Contato: ANA. KRUEGER Orçamento nº 6375225 
Cliente: ASSOCIACAO FUNDO DE IINCENTllVO A PESQUISA - C5031345 Tel.: 2388-0958 
Contato: 
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234 - 04686000 - SÃO PAULO - SP 

Fax: 

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) 
lt. e ' d o· . . ., M Embal-ig. UN E b I Q d P U . - . P E b I T 1 o 1scr1mmaçao arca padra"b m a .agem t e r. mtar10 r. m a . ota 

1 201684 LUVA DESC NITRILICA SfTALCO G DESCARPACK ex 100 UNID DESCARPACK 1 ex ex 100 UNID CA 44 052 5 O 6164 61 6374 308 1870 - .. 
Total do orçamento: 308, 1900 

Condições de pagamento: 30 □ :iAS Prazo Entfega: Val idade: 19/ 11/2021 

O B S E R V A Ç O E S: 
[fRA:PED:IIDO DE COMPRAS - REAL 403013] [NF:PEDmo DE COMPRAS - REAL 403013] 

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, ,e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores ,esolar,edmentos. 

Atenciosamente, 

CM Hospitalar S.A. 



 
De: CBS Vendas <cbs.vendas@terra.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 16:16 
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 
Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; 'Cbs Vendas' <cbs.vendas@terra.com.br> 
Assunto: RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 
  

 
 

 
 

 
  
  
CEAC SUL - 03/11 QUANT VALOR 
SWAB COM STUART PRONTO    
PONTEIRA AMARELA GILSON 0/200 UL PCT 1000 60 R$ 22,00 
ALCA DESCARTAVEL CALIBRADA 0.1UL 6000 R$ 1,224 

SACO AUTOCLAVE 20 LITROS 1000 
R$ 

0,78,25 
LUVA NITRILICA SEM TALCO G 60 R$ 65,50 
CURATIVO BANDAGEM HIPOALER CX 500 100 R$ 23,292 
LANCETA DESCARTAVEL 200 R$ 0,2907 
TAMPA LUER SLIP FEMEA P/ SERINGA 5000 R$ 0,405 
ADAPTADOR DE AGULHA DESCARTAVEL 12000 R$ 0,1655 
SERINGA DESCARTAVEL 10ML BICO SLIP 15000  0,4850  
  
Qualquer dúvida, estou á disposição! 
  
Atenciosamente, 
  

 

CBS 

ANE BONASSI 
VENDAS 
,a.n:eve1nda1s@terra1,oomJbr 

RU!a Pa1lmo:rim M'.ânioo, 1630 - Po:rtão 9 - 03043.00,0 - São Pauto, S:P 

\9 +55113564-1007 Cell: 96084-03&8 

(Jl W\'IW.cbs.rn.@d.com.br O {cbsm@d 



De: Jullyana Souza <vendas5@drluvas.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 10:11 
Para: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br> 
Cc: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 
Assunto: Re: COTAÇÃO 
  
Bom dia, 
 
Segue a cotação como solicitado: 
 
 
Vinil SEM pó  Descarpack  R$ 21,50 cada 
 
P 60 cxs  = R$ 1.290 
 
 
 
VINIL COM pó Descarpack R$ 22,50 cada 
 
com pó P 400 / M 800 / G 400  1600 CXS =  R$ 36.000 
 
 
Nitrilo Supermax R$  63,95 cada 
 
G  / 20 = R$ 1.279 
 
 
Nitrilo  Supermax R$  50,59 cada   
 
P 20 e M 270 / 290 cxs = R$ 14.671,10 
 
 
Curativo micropore 3M COR BEGE 27,50 cada 
 
100 =  R$ 2.750 
 
 
 
 
Frete grátis! 
 
 

 



 
 
De: Cris_Higilife <vendas@higilifesp.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 04 de novembro de 2021 14:52 
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 
Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; CLAUDIA LIMA DOS SANTOS 
<Claudia.Santos@afip.com.br> 
Assunto: ENC: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 
  
Boa tarde 
  
  
  
Prazo para Entrega: 05 dias uteis. 
  
  
ITENS Vl. Unit 

SWAB COM STUART PRONTO R$4,50 

SERINGA DESCARTAVEL 10ML BICO SLIP                                       R$0,60 
LANCETA DESCARTAVEL                                       R$0,35 

  
  
  
  
  
 




