Entidade: CEAC SUL

Data da compra ou contratacdo Empresa contratada CNPJ Objeto Quantidade | Valor total Destinagdo dos bens/servigos
04/10/2021 CBS MED CIENT COM E REPRESENTACAO LTDA 48.791.685/0001-68 SWAB COM STUART PRONTO 1000 RS 1.996,80( EPIs Enfrentamento Coronavirus
07/10/2021 MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA | 11.730.935/0001-40 ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO 100 RS 622,00 EPIs Enfrentamento Coronavirus
07/10/2021 ALL LAB COMERCIAL LTDA 19.880.964/0001-08 [ SWAB ESTERIL HASTE PLASTICO PONTA ALGODAO 1500 RS  420,00| EPIs Enfrentamento Coronavirus
07/10/2021 TARGA S.A 00.157.774/0005-54 LUVA PROCED LATEX S/TALCO PP 60 RS 2.040,00| EPIs Enfrentamento Coronavirus
07/10/2021 TARGA S.A 00.157.774/0005-54 LUVA PROCED LATEX S/TALCO M 600 RS 20.400,00 | EPIs Enfrentamento Coronavirus
07/10/2021 TARGA S.A 00.157.774/0005-54 LUVA PROCED LATEX S/TALCO G 350 R$ 11.900,00 | EPIs Enfrentamento Coronavirus




FORNECEDOR LOJA NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL NOTA FISCAL

000014 01 CBS MED CIENT COM E REPRESENT LTDA CBS CEAC 10-CEAC SUL 2021/10 | 399239 [ RS  1.996,80 1132591

000053 01 MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA MASTER HIGIMED CEAC 10-CEAC SUL 2021/10 | 399551 | RS 622,00 [ ENTREGA FUTURA
010157 01 ALL LAB COMERCIAL LTDA NEOLAB CEAC 10-CEAC SUL 2021/10 | 399553 | RS 420,00 | ENTREGA FUTURA
011220 01 TARGA SA TARGA CEAC 10-CEAC SUL 2021/10 | 399552 [ RS 34.340,00 | ENTREGA FUTURA




CEAC nz=
- AR <ot e sasce

PROCESSO - 399239

QTD

DESCRICAO DOS ITENS

CBS

DS CRUZ

BISACCHI

1000

SWAB COM STUART PRONTO

RS

2,00

RS

2,25

RS

2,95




08/10/2021 13:43

Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br>
Sex, 01/10/2021 10:13

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Cc: Paola Ivanete S Ventrice <paola.ventrice@afip.com.br>; cbsvendas@terra.com.br <cbsvendas@terra.com.br>

Carla, bom dia!

Segue abaixo a cotacao solicitada.

ITENS CEAC SUL - 30/09

QUANT

VALOR

PONTEIRA AMARELA GILSON 0/200 UL PCT 1000

60

23,40

TUBO CAPILAR SEM HEPARINA

100

29,5168

SWAB COM STUART PRONTO

1000

1,9968

Atenciosamente
Renie
CBS Médico Cientifica - SP

Fone: (11) 3564-1007
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 17:10
Cc: Paola Ivanete S Ventrice
Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC

Boa tarde,

Solicito cotacdo dos itens abaixo:

SUL)

ITENS CEAC SUL - 30/09

QUANT

VALOR

PONTEIRA AMARELA GILSON 0/200 UL PCT 1000

60

TUBO CAPILAR SEM HEPARINA

100

SWAB COM STUART PRONTO

1000

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTcAMGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZkNDUzOAAQAJKBIN%2FtidhAiDDAJAALI2k%3D

17



08/10/2021 13:45 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

ENC: Cotacao Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Cris_Higilife <vendas@higilifesp.com.br>
Sex, 01/10/2021 09:01

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: Paola Ivanete S Ventrice <paola.ventrice@afip.com.br>

Bom dia,
Descri¢io Marca Apresentacio Quant | VL Unitario VL. Total
Ponteira amarela Gilson 0/200 ul pct 1000
X . . . . GlobalPlast Pct/1000 60
Ponteira para Micropipetadores Tipo Gilson 0-200ul R$ 20,00 R$ 1.200,00
Tubo Capilar sem Heparina Perfecta Fr/500 100 RS 32,40 RS 3.240,00
Swab com Stuart pronto Neolab Cx ¢/100 1000 RS 225 RS 2.250,00

DIRETORA COMERCIAL

B4 vendas@higilifesp.com.br

HIGILIFE ..o
R, 114575-2551/ 4376-8055

TUDO PARA O SEU LABORATORIO

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 17:10

Cc: Paola Ivanete S Ventrice <paola.ventrice@afip.com.br>
Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Boa tarde,

Solicito cotacdo dos itens abaixo:

ITENS CEAC SUL - 30/09 QUANT  |VALOR
PONTEIRA AMARELA GILSON 0/200 UL PCT 1000 60
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA 100
SWAB COM STUART PRONTO 1000

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKYTk2LTcSMGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAJKBIN%2FtidhAiDDAJAALI2k%3D  1/1



08/10/2021 13:46 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

Re: Cotacao Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Nelson Bisacchi <nelson.bisacchi@gmail.com>
Qui, 30/09/2021 21:26

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Boa tarde!

Srta. Carla Cristina
Vimos por meio deste, conforme vossa solicitagdo orcarmos os materiais abaixo:

-Ponteira amarela tipo Gilson 0/200 ul. pacote ¢/1.000 uns., marca Olen/Perfecta - R$ 18,60/pct.;
-Tubo capilar sem heparina, marca Perfecta/Precision - R$ 25,90/fr.; e

-Swab com Stuart pronto, marca Olen/NeoLab - R$ 2,95/unid..

Sendo o que tinhamos e, desde ja agradecemos a preferéncia, amizade e parceria.

Atenciosamente.

Beijos!!! e uma Otima Quinta-feira!!! e uma Otima Semanal!!!
Nelson

Bisacchi Fenix Comercial

nbisacchi@terra.com.br

Tels.: (11)4154-4086/ (11)99934-7973

Em qui., 30 de set. de 2021 as 17:10, Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> escreveu:
Boa tarde,

Solicito cotacdo dos itens abaixo:

ITENS CEAC SUL - 30/09 QUANT  |VALOR
PONTEIRA AMARELA GILSON 0/200 UL PCT 1000 60
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA 100
SWAB COM STUART PRONTO 1000

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTc3AMGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAJKBIN%2FtldhAiIDDAjJAALI2k%3D  1/1
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PROCESSO - 399551

QTD

DESCRICAO DOS ITENS

MASTER H

CBS

CREMER

100

ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO

RS

6,22

RS

6,42

RS

10,36




08/10/2021 11:05 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RE: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/007690 (CEAC NORTE)

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br>
Qua, 06/10/2021 13:19
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Boa tarde, tudo bem?

Segue cotagdao com os itens solicitados e disponiveis em estoque no momento.
Fico a disposicao, e no a guardo da sua aprovagao.

C = S Orgamentos Folha 1 de 1
M Hospitalar S.A.
Fone: (61) 2104.3401 Data: 06/10/2021 Contato: ANA.KRUEGER Orgamento n°® 6295089
Cliente:  ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO A PESQUISA - C009217 Tel.: 1123880868
Contato: Fax:
Enderego: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4301 - 02401400 - Séo Paulo - SP
Conforme vossa solicitagdo, temos a satisfagdo de fornecer nosso(s) preco(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)
It. Cod Discriminagio Marca E“,‘,‘;é'r‘a% UN Embalagem Qtde Pr.Unitario Pr.Embal. Total
1998238 MASCARA HOSPITALAR PFF-2 N95 AJUSTAVEL S/VALV. AZUL GVS DO BRASI 150 UN  UNIDADE - CA 38337 450 3,4533 34533 1563,9850
2 8487 ALCOOL 70GL ANTI-SEPTICO 1L USO PELE (RIALCOOL) RIOQUIMICA 12 FRA FRASCO 1000 ML 84 10,3606 10,3606 870,2904
3202745 LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO PP C/100 DPK DESCARPACK - 20 CX  CX C/100 UNID C.A N§3696 60 0,3059 30,5880  1.835,2800
4202747 LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO P C/100 DPK DESCARPACK - 20 CX  CX C/100 UNID C A N§3696 300 0,3059 30,5880  9.176,4000
5202749 LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M C/100 DPK DESCARPACK - 20 CX__ CX /100 UNID C.A N§3696 500 03059 30,5880 _15.294,0000
Total do orgamento: 28.729,9600
Condigoes de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade: 08/10/2021

OBSERVACOES:
[EXP:*DIAGNOSTICA®]

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CM Hospitalar S.A.

WhatsApp: (47) 2123-8786

Ana Paula Rodrigues Krueger
Assistente de Vendas
0800-729-3090

Diagndstica Cremer Blumenau
Rua lguacu, 291/444
Itoupava Seca, Blumenau—SC
CEP: 89030-030

ana.krueger@diagnosticacremer.com.br

www.diagnosticacremer.com.br

MEL

gy - EmmmER 6
https://www.viveo.com.br/cliente/

Mel

Canal de Etica Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviado: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 11:32
Assunto: Cotagdo Para o CNPJ 47.673.793/007690 (CEAC NORTE)

Bom dia,

Solicito cotagdo dos itens abaixo:

ITENS CEAC NORTE 06/10 QUANT  [VALOR
MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO N95 400
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 80

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTc3AMGMINDQ4Yy04N2YZzLTVhY TIMMmZKNDUzOAAQAGWEOPXeNsROtKGnAMR4xp...  1/2



08/10/2021 10:54 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/007690 (CEAC NORTE)

CBS Vendas <cbs.vendas@terra.com.br>
Qua, 06/10/2021 13:30

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br>

Boa tarde, Carla !

Segue a resposta de sua cotagdo :

ITENS CEAC NORTE 06/10 QUANT  |VALOR Marca

MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO N95 400 RS 4,18 3m
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 80| RS 6,423 Itaja
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO PP 50| RS 30,08| Supermax
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO P 300| RS 30,08| supermax
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO M 500/ RS 30,08| supermax
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO G 300/ RS 30,08| supermax
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO PP 160( RS 35,20| supermax
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO P 160[ RS 35,20| supermax
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO M 350[ RS 35,20| Supermax

Qualgwuer duvida, estou a disposicao!

Atenciosamente,

ANE BONASSI

VENDAS
anevendas(@terra.com.br

“®cBs

Rua Palmorino Manico, 630 - Portdo 9 - 03043-000 - Sdo Paulo, 5P
3 +5511 3564-1007 Cel: 95084-0358
N wwwiecbsmedcombr ) fcbsmed

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 11:33
Assunto: Cotacio Para o CNPJ 47.673.793/007690 (CEAC NORTE)

Bom dia,

Solicito cotagdo dos itens abaixo:

ITENS CEAC NORTE 06/10 QUANT  [VALOR
MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO N95 400
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 80
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO PP 50
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO P 300

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKYTk2LTcSMGMNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAGWEOPXeNsROtKGnAMR4xp...

1/2



08/10/2021 11:06 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Valor alccol

Monique Oliveira - Master Higimed <monique.oliveira@masterhigimed.com.br>
Qui, 07/10/2021 08:49
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Bom dia Carla!
Tudo bem e com vocé?

N3o consigo chegar a RS 6,00, mas posso fazer a RS 6,22.
Ajuda?

Att,

Monique Oliveira
Analista Comercial

§ o 1 A BV LY
-] | monique olivelmgmasterhigimed.combr Q MASI - 6 MASTER HIGIMED
N 7 SO0 T AN TETAR

S TRIBL 15000 N

%, | 0800 152 0200 Ramal 228

Errgresa Livtils

EMASTER N -,
EHIGIMED www.masterhigimed.com.br 1

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 08:42

Para: Monique Oliveira - Master Higimed <monique.oliveira@masterhigimed.com.br>
Assunto: Valor alccol

Bom dia Monique, tudo bem?

Ontem a Ana Maria me passou uma cotagdo de vocés do alcool superficie de 1L a 6,47.

Tenho um pedido pra colocar de 1200 unidades conseguimos fechar a 6,00?

Fico no aguardo.
Obrigada.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKYTk2LTcSMGMNDQ4Yy04N2YzLTVhY TIMMmZKNDUzOAAQAASZHpIVI31Ngk%2BikfYYeTM...  1/1



CEAC k=2
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PROCESSO - 399552

QTD [DESCRIGAO DOS ITENS TARGA PRIME ESTILO CBS ECONOLAB

60|LUVA PROCED LATEX S/TALCO PP RS 34,00 RS 35,20 | RS 99,90

600(LUVA PROCED LATEX S/TALCO M RS 34,00 RS 35,20 | RS 99,90
350{LUVA PROCED LATEX S/TALCO G RS 34,00 | RS 134,83 | RS 139,90




De: claudia.bianchi@lemgruber.com.br <claudia.bianchi@lemgruber.com.br>
Enviado: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 12:35

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Assunto: Cotacdo Ceac Sul

Boa tarde Carla,

Seguem nossos valores: iremos manter os mesmos valores ok!

ITENS CEAC SUL 06/10 QUANT  [VALOR

LUVA PROCED LATEX S/ TALCO PP 50 R$ 34,00
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO M 600 R$ 34,00
[LUVA PROCED LATEX S/ TALCO G 350 R$ 34,00

Atenciosamente

Enf2 Claudia Bianchi
BW Assessora Técnica Comercial — Targa S/A
Cel.: (21) 99583-0663

www. lemgruber.com.br

Owtubre Rora 2021

Use ge o de amor Préprio

A (ergruber apoia ecta cawnal

Curta nossas redes sociais:
- Instagram:
@luvaslemgruber;

- Facebook:
@luvaslemgruber
www.facebook.com/luvaslemgruber -




08/10/2021 14:58 LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LATEX SEM TALCO (POWDER FREE) - SUPERMAX

As Luva powder free da supermax sao totalmente isenta de pd, desenvolvida especialmente para profissionais que
apresentam reagdes alérgicas ao contato com o amido (pd). Apresenta microtextura antiderrapante.

MARCA: SUPERMAX (/SUPERMAX/)

Postagem em até 10 dias apds a confirmacao de pagamento.

R$ 1 34,83 avista

R$ 139,00
1x de R$ 139,00 s/ juros

Tamanho:

COMPRAR

Calcule a entrega

Digite seu CEP Calcular

LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LATEX SEM TALCO (POWDEI
SUPERMAX

LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LATEX SEM TALCO (POWDER FRI
SUPERMAX

As luvas de procedimentos sem talco powder free estdo clas
para a protecao do profissional de saude nos procedimentos n:

Sdo indicadas para a protecao do profissional de saude, em geral, durante procedimentos médicos e de enfe
sempre que existir a possibilidades de contato com sangue, fluidos corporais, membranas mucosas, artigos
procedimentos ndo invasivos.

Luva,powdey free da supermax sdo totalmente isenta de p6, desenvolvida especialmente para profissions
endimento WhatsApp _ _ .
reagoes alérgicas ao contato com o amido (pd). Apresenta microtextura antiderrapante.

https://www.primecirurgica.com.br/luva-de-procedimento-em-latex-powder-free-sem-talco-c-100-supermax-p1380/p 2/5



08/10/2021 15:00 LUVA DE PROCEDIMENTO POWDER FREE (SEM TALCO) LATEX C/100 DESCARPACK

LUVA DE PROCEDIMENTO POWDER FREE (SEM

TALCO) LATEX C/100 DESCARPACK
MARCA: DESCARPACK

Seja o primeiro a opinar:)

Disponibilidade: Disponivel em 10 dias uteis
Data de lancamento: 19/07/2021

Escolha Tamanho: (G)

G M P PP

m rs 139,90

RS 135,70 a vista com desconto
ou 12x de RS 13,22 com juros

1 & COMPRAR PRODUTO
* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

EB Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Descricao Geral
Ficha Técnica
Formas de Pagamento

Comentarios

0 que vocé procura? Q

https://www.cirurgicaestilo.com.br/luva-de-procedimento-powder-free-sem-talco-latex-c-100-descarpack-p12254/

o

2/5



08/10/2021 15:01 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/007690 (CEAC NORTE)

CBS Vendas <cbs.vendas@terra.com.br>
Qua, 06/10/2021 13:30

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br>

Boa tarde, Carla !

Segue a resposta de sua cotagdo :

ITENS CEAC NORTE 06/10 QUANT  |VALOR Marca

MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO N95 400 RS 4,18 3m
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 80| RS 6,423 Itaja
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO PP 50| RS 30,08| Supermax
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO P 300| RS 30,08| supermax
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO M 500/ RS 30,08| supermax
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO G 300/ RS 30,08| supermax
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO PP 160( RS 35,20| supermax
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO P 160[ RS 35,20| supermax
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO M 350[ RS 35,20| Supermax

Qualgwuer duvida, estou a disposicao!

Atenciosamente,

ANE BONASSI

VENDAS
anevendas(@terra.com.br

“®cBs

Rua Palmorino Manico, 630 - Portdo 9 - 03043-000 - Sdo Paulo, 5P
3 +5511 3564-1007 Cel: 95084-0358
N wwwiecbsmedcombr ) fcbsmed

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 11:33
Assunto: Cotacio Para o CNPJ 47.673.793/007690 (CEAC NORTE)

Bom dia,

Solicito cotagdo dos itens abaixo:

ITENS CEAC NORTE 06/10 QUANT  [VALOR
MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO N95 400
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 80
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO PP 50
LUVA PROCED LATEX C/ TALCO P 300

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKYTk2LTcSMGMNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAGWEOPXeNsROtKGnAMR4xp...

1/2



Econolab Produtos para Laboratorio
Fone:(011) 3796-7008 vendas@econolab.com.br

ﬁ @econolablaboratorio r@ econolablaboratorio

A ECONMDOMIA CERTA PARA SEU ABORATORID REPRESENT"&NTE DFICIAL
— -]
C ORNING I'll. Axyc=n. FALCON°PYREX Mp
Vendedor WENDEL JAWORSKY Orgcamento N° 7352
Telefone SAO PAULO, 04 de Outubro de 2021
Empresa 00914-ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
Enderego RUA MARSELHESA, 500 VILA CLEMENTINO - 04020-060 - SAO PAULO / SP
CNPJ/CPF 47.673.793/0004-16 Inscricdo Estadual/RG
Nome Eder
Email
Telefone
Item | Qtde| Uni Cddigo Descrigéo Unitario Total
1 250 | pac 0876 ALG Swab em fibra - Ponta de Algodao - pac 100 uni 79,9000 19.975,00

Formas de apresentagéo: swab Pct com 100 unidades
Material da haste: Plastica

Cor: branca

Dureza: Flexivel

Comprimento: 150mm

Estéril

Fibra: Algodao

Marca CB
2 300 | cat 133309 Luva Latex tamanho PP sem talco cx ¢/100un marca Supermax 99,9000 29.970,00
3 500 | cat 133320 Luva Latex tamanho M sem talco cx ¢/100un marca Supermax 99,9000 49.950,00
4 250 | cat 233120 Luva Nitrilica tam M sem talco cx ¢/100un marca Supermax 119,0000 29.750,00

azul - CA 19520

As luvas para procedimento ndo cirurgico fabricadas em Nitrilo (borracha
sintética) sdo totalmente livres de latex e pd, visando a eliminagdo de
reagOes alérgicas em usuarios com hipersensibilidade ao latex.

Sem po bioabsorvivel

Micro texturizada na ponta dos dedos

Qualidade que garante menos descartes e economia
Alta resisténcia durante o uso

Paginan® 1 de 2




A ECONODMIA CERTA PARA SEU

CORNING iz Axve=n. FALCON°'PYREX Mmp

econmnouwvab

REPRESENTANTE OFICIAL

LABORATORIO

Econolab Produtos para Laboratorio
Fone:(011) 3796-7008 vendas@econolab.com.br

@econolablaboratorio r@ econolablaboratorio

Condig¢oes de Fornecimento

Precos: em Reais

Validade: 5 dias

Pagamento: Deposito ou Boleto.
Frete: incluso

Entrega: 15 DIAS

PEDIDO MINIMO: 500 REAIS.

Wendel Jaworsky

E-mail: wendel@econolab.com.br
11 3796-7008

11 98018-2292

TOTAL

129.645,00

Representante Oficial Corning, Axygen, HTL

Pagina n® 2 de 2




CEAC nz=
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PROCESSO - 399553

QTD

DESCRICAO DOS ITENS

ALL LAB

CBS

CRAL

1500

SWAB ESTERIL HASTE PLASTICO PONTA ALGODAO

RS 0,28

RS 0,47

RS 0,30




08/10/2021 13:57 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

(Sem assunto)

Cris_Higilife <vendas@bhigilifesp.com.br>
Qui, 07/10/2021 14:28
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Carla, boa tarde

Fatura pela All CNPJ 19.880.964/0001-08

SWAB ALGODAO r$ 0,28

CRISTIANE VILELA FESTA
DIRETORA COMERCIAL

B4 vendas@higilifesp.com.br

HIGILIFE (...
. 114575-2551/4376-8055

TUDO PARA O SEU LABORATORIO

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKYTk2LTcSMGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAIY5MN3ucE3mpg6exYCtVxQ%... 11



08/10/2021 13:58

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0004-16 (AFIP)

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br>
Seg, 04/10/2021 18:23

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Carla, boa tarde!

Segue abaixo a cotagao solicitada.

Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

Itens Afip QUANT  |VALOR
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO P 50]20,00
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO PP 300|35,20
LUVA PROCED LATEX S/ TALCO M 500]35,20
LUVA PROCED NITRILICA S/TALCO M 250)|54,74
SWAB ESTERIL HASTE PLASTICO PONTA ALGODAO 25000]0,4742
Atenciosamente

Renie

CBS Médico Cientifica - SP

Fone: (11) 3564-1007

E-mail: cbs.vendas@terra.com.br

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 16:46

Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.793/0004-16 (AFIP)

Boa tarde,

Solicito cotacdo dos itens abaixo:

Itens Afip QUANT  |VALOR
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO P 50

LUVA PROCED LATEX S/ TALCO PP 300

LUVA PROCED LATEX S/ TALCO M 500

LUVA PROCED NITRILICA S/TALCO M 250

SWAB ESTERIL HASTE PLASTICO PONTA ALGODAO 25000

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTc3AMGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZkNDUzOAAQAFZwu9Hru0VCjdZRQJOVVKI%3D
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Sistema de gestao certificado

_ ABNT NBR 1SO9001:2015
Centro de Distribuicao ® Empresa 100% brasileira Sistema de gestao de qualidade SGS-ICS

CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 48.740.849/0007-13 - L.E.: 278.391.677.112 ANVISA SOB N° 1.03798.6
© Rua Baldo Magico n® 855 - Jardim Rio Cotia - Cotia-SP - Brasil - Cep: 06715-780
@ Contatos: (11) 3454 7000 ou (11) 27127000 @ vendas@cralplast.com.br @& cralplast.com.br

SUPRINDO A SAUDE DESDE 1977

Processo ID: 1253311 Transportadora: EXLOG LOGISTICA SP
Cliente: AFIP SP 000416 Pagador do Frete: CIF
Razéo SOC'&"E ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA Condigdes de Frete: CIF para o estado de Sao Paulo / FOB demais localidades
CNPJ/ CPF: 47.673.793/0004-16 Insc. Est. / RG: ISENTO Comprador: PATRICIA/ANA MARIA/CLAUDIA
Endereco: R JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO, 1370 UN 14-15-23 E 24 - AGUA Data do Pedido: 04/10/2021 16:54:06 = D ho:
Cidade: SAO PAULO UF: SP ata do Fedido: % rev. bespacho:
Telefone: 11 2388-0867 / 2388 0866/ 859 Quant. Vol. Est.: 71 Peso Bruto Est.: 603.000 Vol. Total Est.: 1.8081
E-mail: Ana.Gregorio@afip.com.br;biomol@afip.com.br;Claudia.Fabri@afip.com.br;gilvan.san Forma de Pagamento: 45/60 DDL- Pedido sujeito a analise de crédito
Validade da Proposta: IMEDIATO, ou término do estoque - Frete CIF para Sao Paulo e Grande SP, favor entrar em contato com a sua consultora.

Item Cadigo Produto Marca Unid Quant ValUnit IPI % ST Y% % Total (PI+ST) - Val Unit Bruto Total

001 LUVINFREEP LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO P CX/100 DIVERSOS CX 50 26,08 0,00 0,00 0,00 26,08 1.304,00

002 LUVLATFRE LUVA DE LATEX SEM PO POWDER FREE TAMANHO M CX/100 DIVERSOS CX 500 63,04 0,00 0,00 0,00 63,04 31.520,00

003 ELI\J/IVNITFREE LUVA NITRILICA SEM PO AZUL TAMANHO M CX/100 DIVERSOS CX 250 73,76 0,00 0,00 0,00 73,76 18.440,00

004 243007 SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE DE PLASTICO CX/100 ABSORVE CX 250 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 7.375,00
Gerado por - Liliane 04/10/2021 17:01:36 Pagina 1 de1

Para melhorarmos nosso atendimento, solicitamos que avaliem com critério seu pedido, uma vez que apds sua confirmacgao, ndo serdo permitidas alteragdes nos mesmos. Prezado cliente, favor conferir os seus
dados cadastrais.

Em virtude da instabilidade cambial informamos que podem sofrer reajuste de pregos os itens que néo tivermos estoque no fechamento da compra, nestas situagdes entraremos em contato para informa-los e para
que definam sobre a manutengéo do pedido conosco.

A previsdo de despacho sofrera ajustes a contar da data da confirmagao do pedido de compra.Consulte sua consultora.

Observagdes: Valor Total: 58.639,00-

Informamos que, as entregas da Cral sdo realizadas através de transportadoras terceirizadas e o prazo maximo de espera das mesmas Assinatura Comprador
para iniciarem o descarregamento € de 30 minutos. Caso o mesmo néo inicie dentro deste prazo, ird gerar uma re-entrega e qualquer tipo
de 6nus em decorréncia da mesma sera de responsabilidade do cliente. Situagdes especiais de recebimento deveréo ser informadas aos
nossos consultores por escrito no ato da colocagao do pedido para possiveis adequagoes.

Contamos com a gentil colaboragédo de todos.

At i te,
Equipe ORAL - ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
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