
Data da compra ou contratação Empresa contratada CNPJ Objeto Quantidade  Valor total Destinação dos bens/serviços
29/09/2021 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL 26.082.637/0001-68 LUVA NITRILICA SEM TALCO PP 20  R$  1.920,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus
29/09/2021 DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 28.320.906/0001-02 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 280  R$  6.076,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus
29/09/2021 DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 28.320.906/0001-02 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 140  R$  3.038,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus

Entidade: CEAC SUL



FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL NOTA FISCAL
009297 01 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR DRL COMERCIO        CEAC I0-CEAC SUL                                 2021/09 398946 9.114,00R$           ENTREGA FUTURA
009510 01 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL             PCR COMERCIAL       CEAC I0-CEAC SUL                                 2021/09 398941 1.920,00R$           1561



PPROCESSO - 398941

QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS PC RIBEIRO NACIONAL DR LUVAS
20 LUVA NITRILICA SEM TALCO PP 96,00R$          97,50R$         99,99R$        

1 1 

CEAC SUL 
Org nlzaç o 

AF/P Socia l de Saude 



 
De: CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 23 de setembro de 2021 17:58 
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 
Cc: cbsvendas@terra.com.br <cbsvendas@terra.com.br> 
Assunto: RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS) 
  
Carla, boa tarde! 
  
Segue abaixo a cotação solicitada. 
  
ITENS GUARULHOS - 23/09 QUANT VALOR 
LUVA NITRILICA SEM TALCO PP 20  
  
Atenciosamente 
  
Renie 
  
  
CBS Médico Científica - SP 
Fone: (11) 3564-1007 
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De: Daniel Carlos da Silva Valentim <daniel.valentim@atrialsaude.com> 
Enviado: sexta-feira, 18 de junho de 2021 09:11 
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 
Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; Thais Barbara dos Santos 
<thais.barbara@atrialsaude.com> 
Assunto: RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 
  
  
  
Bom dia Carla 
  
  
Seguem preços: 
  
  
ITENS QUANT VALOR marca 

LUVA NITRILICA SEM TALCO G 30  
SEM 

ESTOQUE 
LUVA NITRILICA SEM TALCO M 20 R$ 74,00 DESCAPACK 

LUVA NITRILICA SEM TALCO PP 10 R$ 97,50 MEDIX 

SWAB ALUMINIO STERIL 1000    
  

 
 

 

 

 

 

~ 

(%elfa 
www.QNpo,elra.com.br 

,~ 

Daniel Valentim 
Comercial - Coordenador 

daniel. valentím@atrialsaude.com 

Cel.: +55 {11) 96863-6 753 

CANAL DE OUVIDORIA: 
https: / /grupoelfa. com. br / ouvidorfa/ 

http:/ /Ciliente.grupoelfa.com.br 

······--·--------· 
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De: Jullyana Souza <vendas5@drluvas.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 7 de julho de 2021 13:53 
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 
Assunto: Re: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 
  
Boa tarde!  
 
 
 
Luva nitrilo sem pó G 60 cxs ( consegue 100 caixas ? para comprarmos o material para você ) 
tamanho PP 20 caixas 
 
R$ 99,99 cada ( se tiver um valor menor só me enviar o preço ) 
 
 
Seringa Sem Agulha 5ml Luer Slip Cx c/ 100 unds - Descarpack R$ 45,90 
 
20 cxs = R$ 918,00 ( se tiver um valor menor só me enviar o preço ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

JULLYANA SOUZA 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
18: VENOASS ... ORLUVAS.COM.BR 

Q VENOASSORLUVAS 

\. (21) 2135-6555 /(11)3304-9820 

0 (21) 98012-8967 'li I , 1 ,, 
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~ 
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PPROCESSO - 398946

QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS DR LUVAS CREMER CBS
280 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 21,70R$        50,00R$     21,75R$     
140 LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 21,70R$        50,00R$     21,75R$     

CEAC SUL 
Org nlzaç o 

AF/P Socia l de Saude 



01/10/2021 10:00 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

Re: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Jullyana Souza <vendas5@drluvas.com.br> 
Qua, 29/09/2021 16:54 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Boa tarde, Carla 

Vinil procedimento Descarpack sem pó 280 Me 140 G R$ 21,70 cada 

420 exs= R$ 9.114 / Frete grátis! 

Aguardo! 

Em qua., 29 de set. de 2021 às 11 :06, Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afiP-.COm.br> escreveu: 
Bom dia, 

Solicito cotação para os itens abaixo: 

ITENS CEAC SUL - 29/09 QUANT VALOR 

LUVA PROCEDVINILS/TALCO M 280 

LUVA PROCED VINIL S/TALCO G 140 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAMQCu4 T 480NNmtMpQJRB5us.. . 1 /1 



01/10/2021 10:01 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RE: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br> 
Qua, 29/09/2021 11: 19 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Bom dia, tudo bem? 

Segue cotação com os itens solicitados e disponíveis em estoque no momento. 
Fico a disposição e no aguardo da sua aprovação. 

CM Hospitalar S.A. Orçamentos Folha 1 de 1 

Fone: (16)3995-9400 / (16) 2101 -9400 Data: 29/09/2021 Contato:ANA.KRUEGER Orçamento nº 6277345 
Cliente: ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTlVO A PESQUISA - C5031345 Tel.: 011 2388-0958 
Contato: Fax: 
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234 - 04686000 - São Paulo - SP 

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de fornecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) 
lt. Cód Discriminação Marca E"pg~WI; UN Embalagem Qtde Pr.Unitãrio Pr.Embal. Total Fat 

1 202299 LUVA DE PROCED. VINIL MEDIA S/TALCO C/100 DESCARPAeK 20 ex ex 100 - SEM LATEX (eA 3 280 0,5000 50,0000 14.000,0000 RIB 
2 202298 LUVA DE PROCED. VINIL GRANDE S/TALeo C/100 DESeARPACK 20 ex ex 100 · SEM LATEX eAJ 140 0,5000 50.0000 7.000.0000 RIB 

Total do orçamento: 

Condições de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade: 

O B SE R V AÇO E S: Faturamento mínimo· R$300,00 
[EXP:'DIAGNOSTICA*] 

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa , e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

WhatsApp: (47) 2123-8786 

Ana Paula Rodrigues Krueger 
Assistente de Vendas 

0800-729-3090 

ana.krueger@diagnosticacremer.com.br 

www.diagnosticacremer.com.br 

\'~ . 

httRs://www.viveo.eom.br/cliente/ 
Mel 

Diagnóstica Cremer Blumenau 

Rua lguaç_y, 291/444 

ltouflava Seca, Blumenau- se 

CEP: 89030-030 

CM Hospitalar S.A. 

Canal de Ética Viveo: 0800 7219152 1 eticaviveo@deloitte.com I www.ethicsdeloitte.eom.br/viveo 

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> 

Enviado: quarta-feira, 29 de setembro de 202111:06 

Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Bom dia, 

Solicito cotação para os itens abaixo: 

ITENS CEAC SUL - 29/09 QUANT 

LUVA PROCED VINIL 5/ TALCO M 280 

LUVA PROCED VINIL 5/ TALCO G 140 

VALOR 

21.000,0000 

01 /10/2021 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAMQCu4 T 480NNmtMpQJRB5us.. . 1 /2 



01/10/2021 10:01 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook 

RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

CBS Vendas <cbs.vendas@terra.com.br> 
Qua, 29/09/2021 16:31 

Para: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 

Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br> 

Boa tarde, Carla ! 

Segue a cotação solicitada para o CEAC SUL: 

ITENS CEAC SUL - 29/09 

LUVA PROCED VINIL 5/ TALCO M 

LUVA PROCED VINIL 5/ TALCO G 

Marca : Descarpack 

Atenciosamente, 

ANE BONASSI 
VEM.DAS 
a:CTe1,11enrla-s@1ien,a1,oomJl:Jr 

QUANT VALOR 

280 R$ 21,75 

140 R$ 21,75 

CBS, 
R:Ll'ili ,Pa,lmoii:rto Môniioo, 630 - Part,ão 9 - 03043.-000 - S.ãu 'Pau1o, S.P 

\li +55 ll 35~.1001 Cel: 96084-0358 

VNIW.cbsmed.wm.br O /tbsmed 

De: Carla Cristina Da Silva <car1a.si1va3@afip.com.br> 
Enviada em: quarta-feira, 29 de setembro de 202111:07 
Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL) 

Bom dia, 

Solicito cotação para os itens abaixo: 

ITENS CEAC SUL - 29/09 QUANT 

LUVA PROCED VINIL 5/ TALCO M 280 

LUVA PROCED VINIL 5/ TALCO G 140 

VALOR 

https://outlook.office.com/mail/id/ AAQkADUyZTZkYTk2L Tc3MGMtN DQ4 Yy04N2YzL TVh YTlmMmZkN DUzOAAQAMQCu4 T 480NNmtMpQJRB5us.. . 1 /1 


