Entidade: CEAC SUL

Data da compra ou contratagdo Empresa contratada CNPJ Objeto Quantidade | Valor total Destinagdo dos bens/servigos
25/08/2021|CBS MED CIENT COM E REPRESENT LTDA 48.791.685/0001-68 |LUVA PROCED VINILS/ TALCO M 400| RS 9.120,00 EPIs Enfrentamento Coronavirus
25/08/2021|CBS MED CIENT COM E REPRESENT LTDA 48.791.685/0001-68 |LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 200| R$ 4.560,00 EPIs Enfrentamento Coronavirus
27/08/2021|MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA 11.730.935/0001-40 |AVENTAL DESCARTAVEL BARREIRA VIRUS PCT C/10 30[ RS 2.064,00 EPIs Enfrentamento Coronavirus
23/08/2021|PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL 26.086.637/0001-68 [LUVA NITRILICA SEM TALCO M 40| R$ 2.750,00 EPIs Enfrentamento Coronavirus




FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL NOTA FISCAL
000014 01 CBS MED CIENT COM E REPRESENT LTDA CBS CEAC 10-CEAC SUL 2021/08 | 396859 | RS 13.680,00 | ENTREGA FUTURA
000053 01 MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA MASTER HIGIMED CEAC 10-CEAC SUL 2021/08 | 396965 | RS  2.064,00 | ENTREGA FUTURA
009510 01 PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL PCR COMERCIAL CEAC 10-CEAC SUL 2021/08 | 396711 | RS 2.750,00 1526
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27/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Monique Oliveira - Master Higimed <monique.oliveira@masterhigimed.com.br>
Qua, 25/08/2021 14:59
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Boa tarde Carla!
Tudo bem?

Segue cotacao, valor valido por 30 dias.

ITENS QUANT VALOR
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 400

LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 200

AVENTAL DESCARTAVEL BARREIRA VIRUS PCT C/10 30| RS 68,80
Att,

Monique Oliveira
Comercial

A VR
monique.oliveira@masterhigimed.com.br (o) MASTER e 17 6 MR i
j —g

DISTRIBUINDO SAUDE E BEM ESTAR

<]

L &% | (11) 3996-2467 Ramal 228

Empresa Licenclada

(ASTER : o
HIGIMED www.masterhigimed.com.br .

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 12:02
Assunto: Cotagdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Bom dia,

Algum retorno referente a cotacdo abaixo?

De: Carla Cristina Da Silva

Enviado: terga-feira, 24 de agosto de 2021 16:19

Assunto: Cotagdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)
Boa tarde,

Solicito cotagdo dos itens abaixo:

ITENS QUANT  [VALOR
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 400
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 200
AVENTAL DESCARTAVEL BARREIRA VIRUS PCT C/10 30

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKYTk2LTcSMGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAD3ZPr%2Fj3j1CgRjOttwvdw0%3D  1/1



27/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Andrea Pacheco - Kolplast Cl SA <andrea.pacheco@kolplast.com.br>
Ter, 24/08/2021 17:34

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Ola Carla, boa tarde! Td bem?

Segue cotag¢do do avental:

Caddigo Descricdo Prec¢o unitario |Prego Pacote
AVENTAL SMS MANGA 35GR AZUL -
10.2783 | PACOTE COM 10 UNIDADES R$ 15,40 RS 154,00
Obrigada.

Andréa Pacheco Leite | Supervisora Comercial
Celular: +55 11 97289-2150
e-mail: andrea.pacheco@kolplast.com.br

Fumil

NOVIDADE! Ll

KIT SALIVA 1

ideal para teste de COVID-19

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]
Enviada em: terga-feira, 24 de agosto de 2021 16:19
Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Boa tarde,

Solicito cotagdo dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 400
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 200
AVENTAL DESCARTAVEL BARREIRA VIRUS PCT C/10 30

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKYTk2LTcSMGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAD3ZPr%2Fj3j1CgRjOttwvdw0%3D  1/1



27/08/2021 Avental Impermeavel Com Barreira TNT Gramatura 40g Kit 10 und. - Loja 18 - Avental de Seguranga - Magazine Luiza

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Guia de seguranca Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos
Atendimento
rocure por cédigo, nome, marca... Bem-vindo :)
P P 9o ’ Entre ou cadastre-se 0 0
= Todos os departamentos Ofertas dodia Celulares Mobveis Eletrodomésticos Tve Video Informatica

A > Comércio e Industria > Avental de Seguranga

Avental Impermeavel Com Barreira TNT Gramatura 40g Kit 10 und. - Loja 18
Cadigo cg7kd53d17 | Ver descricdo completa | LOJA 18

< QO

Vendido por Loja 18
Entregue por

por R$ 1 34,26 avista (10% de desconto)
ou R$ 149,18 em 4x de R$ 37,30 sem juros

Mais formas de pagamento
Adicionar & sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok N3&o seio CEP

Produtos patrocinados

Smartphone Samsung Garrafa de Tinta Epson SAT Fiscal Epson - SAT-
Galaxy A01 Core 32GB T664120 Preto - Original A10

R$579,00 avista R$54,90 a vista R$664,05 a vista

ou R$ 579,00 ou R$ 54,90 ou R$ 699,02

10x de R$ 57,90 sem juros 1x de R$ 54,90 sem juros 7x de R$ 99,86 sem juros

Cookies: a gente guarda estatisticas de visitas para melhorar sua
experiéncia de navegagd@o, saiba mais em nossa ENTENDI E FECHAR

https://www.magazineluiza.com.br/avental-impermeavel-com-barreira-tnt-gramatura-40g-kit-10-und-loja-18/p/cg7kd53d17/pi/avrs/ 1/5



CEAC k=
- RFIP St e saice

PROCESSO - 396859

QTD [DESCRIGAO DOS ITENS CBS CREMER NACIONAL
400|LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M RS 22,80 [ RS 54,00 | RS 22,95
200[LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G RS 22,80 [ RS 51,00 | RS 22,95




25/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RE: Cotacao Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br>
Ter, 24/08/2021 16:26

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Boa tarde, tudo bem?

Segue cotacdo para sua conferéncia e aprovacgao.
Fico a disposicao.

CM Hospitalar S_A_ Orgamentos  Folha 1 de 1

Fone: (16)3995-9400 / (16) 2101-9400 Data: 24/08/2021 Contato: ANA.KRUEGER Orgamento n® 6204635
Cliente: ASSOCIACAQ FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - C5031345 Tel.: 011 2388-0958
Contato: Fax:

Enderego: AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234 - 04686000 - S&o Paulo - SP
Conforme vossa solicitagéo, temos a satisfagédo de fornecer nosso(s) pre¢o(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

It. Cod Discriminagdo Marca E'ﬂgﬂ'&% UN Embalagem Qtde Pr.Unitaric Pr.Embal. Total Fat
1202299 LUVA DE PROCED. VINIL MEDIA S/ TALCO €100 DESCARPACK 20 CX CX100-SEM LATEX (CA 3 400 0,5400 54,0000 21.600.0000 RIB
2202298 LUVA DE PROCED. VINIL GRANDE S/ TALCO C/100 DESCARPACK 20 CX CxX100-SEM LATEX CA3 200 0,5100 51,0000 10.200.0000 RIB
3 135047 AVENTAL MANGA LONGA BRANCO 20GR PC C/10 HNDESC HNDESC 1 PCT_PCT 10 UNID 30 3,321 332111 9963330 RIB

Total do orgamento: 32.796,3300

Condigbes de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade: 26/08/2021

OBSERVAGCOES: Faturamento minimo: R$300,00
[EXP-*"DIAGNOSTICA]

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CM Hospitalar S.A.

WhatsApp: (47) 2123-8786

Ana Paula Rodrigues Krueger

Assistente de Vendas Diagndstica Cremer Blumenau

Rua Iguagu, 291/444
Itoupava Seca, Blumenau—SC

CEP: 89030-030

0800-729-3090

ana.krueger@diagnosticacremer.com.br

www.diagnosticacremer.com.br

> T

https://www.viveo.com.br/cliente/
Mel

Canal de Etica Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviado: terga-feira, 24 de agosto de 2021 16:19
Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Boa tarde,

Solicito cotagdo dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 400
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 200
AVENTAL DESCARTAVEL BARREIRA VIRUS PCT C/10 30

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTcAMGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKkNDUzOAAQAD3ZPr%2Fj3j1CgRjOttwvdw0%3D  1/2



25/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br>
Ter, 24/08/2021 18:01

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br>

Carla, boa tarde!

Segue abaixo a cotacgao solicitada.

LUVA VINIL POWDER FREE M DESCARPACK/SUPERMAX C/100 (20) CX 22,80
LUVA VINIL POWDER FREE G DESCARPACK/SUPERMAX C/100 (20) CX 22,80
AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA 30G NEVE (10) PC 5,1072

Atenciosamente
Renie
CBS Médico Cientifica - SP

Fone: (11) 3564-1007
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]
Enviada em: terca-feira, 24 de agosto de 2021 16:19
Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Boa tarde,

Solicito cotagdo dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO M 400
LUVA PROCED VINIL S/ TALCO G 200
AVENTAL DESCARTAVEL BARREIRA VIRUS PCT C/10 30

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTc3AMGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZkNDUzOAAQAD3ZPr%2Fj3j1CgRjOttwvdw0%3D  1/1



NCH

Nacional Comercial

Hospitalar
Informacdes de Orgamento
Nome do orgamento OR-00002060 Forma de Boleto
Data de Validade ~ 27/08/2021 pagamento
Condigao de 002/28 D
pagamento
Criado por THAIS BARBARA DOS SANTOS

Data de aprovacao 24/08/2021

Informacgdes do Cliente

Nome do cliente ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A Nome completo CARLA SILVA
PESQUISA
CNPJ 47673793017815
Codigo/loja 028906/0178
Endereco de AV NOSSA SENHORA DO SABARA 234 Endereco de AV NOSSA SENHORA DO SABARA 234
cobranca SAO PAULO-SP entrega SAO PAULO-SP
04686000 04686000

Unidade

CO(.ilgo Produto Fabricante Quantidade de . Yalor Valor Total C.ent.ro d?
do item . (Principal) distribuicao
medida
NACIONAL
DESCARPACK -
0001550 LUVA P PROC.VINIL GDE C DESCARTAVEIS DO BRASIL 400,00 | CX R$ 22,950000 | R$ 9.180,00 | RIBEIRAO
100 S TALCO 0541301
LTDA PRETO
(MATRIZ)
NACIONAL
DESCARPACK -
LUVA P PROC.VINIL MEDIA
0001552 v oc c DESCARTAVEIS DO BRASIL 200,00 | CX R$ 22,950000 | R$ 4.590,00 | RIBEIRAO
100 S TALCO 0541201
LTDA PRETO
(MATRIZ)

Valor Total R$ 13.770,00

Assinatura

Nome
Data




PROCESSO - 396681

CEAC k=2
- AR ot e saice

QTD

DESCRICAO DOS ITENS

PC

MEDSERV

CREMER

40

LUVA NITRILICA SEM TALCO M

RS 68,80

RS 94,00

RS 79,90




4(()"'.\'11[

Identificagio do emitente
PC RIBEIRC JUNIOR COMERCIAL
Avenida: PRESIDENTE VARGAS, 357
NOVA ITAPEVI Itapevi
5P 06694-000
per.licitaccesfigmail .com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrénica

0 A

0-ENTRADA
1-8AIDA
Ne, 001526

CHAVE DE ACESSC

3521 0826 0B26 3700 0168 5500 1000 0015 2617 9882 4416

SERIE:1 FOLHA: 1 de 1

KA E2R DA OPERACRD

VEMDA TE MERCALL:

RIA ADCUIRIDA OJ BECEBIDA IE TERCE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nf.Bizendagov br/'portal on no site da Sefiz Autorizadora

AT ESTADUAL

EST. SUBST. TRIBUTARIU

INSC,

DATA DA EMIS
1%/08/2021
DATA DR SAIDA ¢ EWTRAIR
FGKRE HORA DE SAINR
HLKERD: VALOR VALGR
iJf_Il
CALCULG. DD IMEO
BASE DE CALCULO DO IoME VALOR DO TCMS VALOR DO I SUBSTITUICAD VALDR TOTAL 1 BRODL
0,00 0,00 0,00 2z
VALOR DO FRETE VALLR I DESCONTO VALOR DO IFT VALOR TOTAL D& HOTA
0,00 0,00 o
IMES - TRANSPORTADCS
COTIES ANTT i uE SMES ) CEF
ERLERETD MUNIE F INSCRT EFTADUAL
GUANTIOADE ESPECIE HMARTA RUMERRCAG PEST BRUTD "ESC LIHIDG
40 il 1, 000
CALCULD DO TSEQ0M
INSCRICAD MUNITIFAL VALCR TOTAL DOS SERVICH BASE DE CALCULO DG ISECM WRLOR DO
29432 0,00 Qo
DADOS DO PRCDUTO ; SERVILD
copige Do eReouTo || pEScRIGAS Do PRODUTO / SERVICO HCM ©5T | CECE U, OTDE. VLo URITARIG | VL. TOTAL BT, ToMs VL. I0MS L (N e aI'_Ef"
LUVE B A M oC/100 a1 ga,7500] 2 0, 0 o,00] o )

DADGS ALICIONALS

ROGERIO

GLERING

83 ,089L

RVADO ACH FIECK

OMPLEMENTAR

MPLES NAC




€2 bradesco | 237-2] 23793.96902 90000.000027 03000.896500 2 87470000275000

m go Craro .S =] O350 =]
PC RIBEIRO JUNIOR COMERCIAL - CNPJ: 26.082.637/0001-68 3969/8965-6 R$ 09/00000000203-0
Enderego Beneficidrio NPJ/CPF Beneficiario
AV. PRESIDENTE VARGAS, 357 - NOVA ITAPEV| - ITAPEVI| - SP - 06694000 26.082.637/0001-68
! ﬂ'doDocu'nem encimento (=) Valor do Documento
001526/AA 18/08/2021 2.750,00
(-] Desconto/Abatmento T) Oufras Deducoes 4"(+)Mumnm () Oulros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador
ASSOCIACAD FUNDO DEINCENTIVO A PESQUISA
Irstruges Auterticacio Mecanica - Recibo do Pagador
T R R o e e T e e T e S A e N e e Tl e e e B e R e
(> bradesco |237-2 | 23793.96902 90000.000027 03000.896500 2 87470000275000
Vancimento
Pagével preferencla!mnte nas agéncias Bradesco
18/09/2021
Agéncia/Codigo Beneficiario
F'C RIBH?O JUNIOR COMERCEAL CNPJ: 26.082.637/0001-68 3969/8965-6
ento do Documento g oces Nosso Nimern
N 19/08/2021 09/00000000203-0
WEE (=) Valor do Doctmento
< 2.750,00
Jirstrugées (Testo de responsabilidade do beneficiario) (-) Desconto/Abatimento
Juros de mora ao dia R$ 5,50 T
(+ ) MultaMora
( +) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrato
ador ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA CPF/CNPJ do Pagador | 47.673.793/0178-15
Avenida:NOSSA SENHORA DO SABARA 234 - JARDIM BELGICA - **+
04686-000 - Sao Paulo - SP
Pagador/Awalista
Autenticagio ica - Ficha de Compensagdo

TR




Pré-Entrada de Produtos

23/08/2021

Entrada NGmero: 26:813  Data Emiss&
Cnpj:. 26.082:637/0001-01 Fornecedor:’
[N, Pedido:

Nota Fiscal: 000001526

Cliente: ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CEAC SUL

o:  23/08/2021 Data Entrada:  23/08/2021
PC RIBEIRO JUNIOR'COMERCIAL

Assinatura do Responsavel

Produtos
Cédigo Descrigio Quantidade [Unid. |Atmazem |Lote Validade | Endsregamento
CEACO10754  |LUVA NITRILICA SEM TALCO M 40,00{CT 2 23/06/2021 | GALPAQ.DOCA.C.SUL(
Totais: 1 40,00

Pagina: 1




23/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RE: Cotacao ceac sul

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br>
Sex, 20/08/2021 12:50

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Boa tarde, tudo bem?

Segue cotagdao com o item solicitado.
Fico a disposicdo, e no aguardo da sua aprovacao.

CM Hospltalar S A Orcamentos  fohatde1

Fone: (16)3995-9400 / (16) 2101-9400 Data: 20/08/2021 Contato: ANA.KRUEGER Orgamento n°® 6198150
Cliente: AFIP- ASSOC. FUNDO DE INCENTIVO A PSICOFARMACOLOGIA - C5004629 Tel.: 011 59087000
Contato: Fax:

Enderego: R MARSELHESA,500 - 04020060 - S&o Paulo - SP
Conforme vossa solicitagdo, temos a satisfacdo de fornecer nosso(s) prec¢o(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

It. Céd Discriminagio Marca E“,}Eﬂ'é.% UN Embalagem Qtde Pr.Unitario Pr.Embal. Total Fat
1201683 LUVA DESC NITRILICA S/TALCO M DESCARPACK CX 100 UNID DESCARPACK 1 CX  CX 100 UNID - CA 44 052 40 0,7990 799000  3196.0000 RIB
Total do orgamento: 3.196,0000
Condigoes de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade: 22/08/2021

OBSERVAGOES: Faturamento minimo: R$300,00
[EXP-*DIAGNOSTICA?]

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CM Hospitalar S.A.

WhatsApp: (47) 2123-8786

Ana Paula Rodrigues Krueger

Assistente de Vendas Diagnéstica Cremer Blumenau

0800-729-3090 Rua lguacu, 291/444

ana.krueger@diagnosticacremer.com.br
ger@diag Itoupava Seca, Blumenau—SC

www.diagnosticacremer.com.br CEP: 89030-030

=] ivcoconiien O

https://www.viveo.com.br/cliente/
Mel

Canal de Etica Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de agosto de 2021 11:14
Assunto: Cotagado ceac sul

Bom dia,

Por favor nos enviar cotacdo do item abaixo:

LUVA NITRILICA SEM TALCO M - 40 caixas

Obrigada

Aviso 1: Este e-mail pode conter informacgdes e documentos confidenciais e/ou protegidos por lei.

Se vocé nao for o efetivo destinatario, pedimos, por favor, que desconsidere completamente o seu

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADUYZTZkYTk2LTc3MGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMMmZKkNDUzOAAQACHdk7OUOpBCu6HgvW...  1/2



23/08/2021

Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao ceac sul

CBS Vendas <cbs.vendas@terra.com.br>

Sex, 20/08/2021 18:39

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br>

Boa tarde, Carla !

Tudo bem?

Segue a cotagdo solicitada:

003282 LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M DESCARPACK C/100 (20) (CA)

Pronta entrega.

Pagamento: 30 dias

Atenciosamente,

%

CBS

ANE BONASSI

VEMDAS
anevendas{@terra.com.br

Rua Palmoring Manico, 630 - Portdo 9 - 03043-000 - Sdo Paulo, SP
3 15511 3564-1007 Cel: 95084-0358
@®vwewwecbsmedcombr @ /cbsmed

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 20 de agosto de 2021 11:14
Assunto: Cotagdo ceac sul

Bom dia,

Por favor nos enviar cotacdo do item abaixo:

LUVA NITRILICA SEM TALCO M - 40 caixas

Obrigada

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADUYZTZkYTk2LTc3MGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMMmZKkNDUzOAAQACHdk7OUOpBCuBHgvW...

CX

R$ 68,80

7m



MEDSERYV SUPRIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

/A/EDSERV |

CHNP3J: 60.298.361/0001-98
Rua Midsotis, N® 341 - Assuncédo
Sao Bernardo do Campo - SP - CEP 02811-100
Telefone: (1) 4352-3522 | Whatsapp (11) 99226-6089

AN AT E-mail: vendas@medserv-sp.com.br
Cotacgao # 2173
Cliente 5612 - ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA Data Emissao 23/08/2021
Endereco RUA MARSELHESA, Nro. 500 Forma de Pagto BL - BOLETO
CNPJ 47673793000416 Contato 5612.1 - ASSOCIACAO Condigdo de Pagto 24 - 30 DDL
Inscrigcao Estadual NA Cargo Operador BEATRIZ GOMES
Ordem de Compra Telefone 59087000 E-mail vendas10@medserv-sp.com.br
Cédigo Qtd. Und. Descrigdao Marca Ncm CST Valor Unit. Aliquota Valor Unit. Valor St Valor
Sem ICMS Icms Com ICMS Total Total
LUVA NITRILICA AZUL S/AMIDO MEDIA o B
4465 40 CX C/100 IMPORTADO CX COM 1 CX IMPORTADO 4015.11.00 260 R$ 94,00 0 % R$ 94,00 R$ 3.760,00
Valor Total Itens R$ 3.760,00 Valor ST - Valor Total Com R$ 3.760,00
Tipo Entrega CIF Valor Frete R$ 0,00 Frete

Observagoes

VALIDADE DA PROPOSTA: 01 DIA





